
Guido Pietermans 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Facturen Roerdalen < FacturenRoerdalen@servicecentrum-mer.nl > 
woensdag 9 oktober 2024 10:06 
Guido Pietermans 
FW: Verzoek suppletieregeling t.a.v. OOO-werkzaamheden Angsterweg Vlodrop 
24020133.pdf; Factuur - 202480091 - 17-09-2024.pdf; Uitbetaling_RD.docx 

Urgentie: Hoog 

Dit betreft facturen die gericht zijn aan Vekoma. 
Als wij iets moeten uitbetalen dan svp bijgaand formulier invullen. 
Wij mogen geen facturen registreren die niet gericht zijn aan Gemeente Roerdalen. 

Nicole 

Van: lnfoRD <lnfoRD@servicecentrum-mer.nl> 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2024 13:01 
Aan: FacturenRoerdalen <FacturenRoerdalen@servicecentrum-mer.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek suppletieregeling t.a.v. OOO-werkzaamheden Angsterweg Vlodrop 

Van: Brouwers, Dirk <Dirk.Brouwers@Vekoma.com> 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2024 11:45 
Aan: Info Roerdalen <info@roerdalen.nl>; Guido Pietermans <Guido.Pietermans@roerdalen.nl> 
CC: Bianca Timmermans <Bianca.Timmermans@roerdalen.nl>; Joep Coenen <joep@phidias.pro>; Gido Hordijk 
<g.hordijk@raap.nl>; Laurie van.Melick <Laurie.van.Melick@roerdalen.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek suppletieregeling t.a.v. OOO-werkzaamheden Angsterweg Vlodrop 

T.a.v. dhr. Guido Pietermans. 

Beste heer Pietermans, beste Guido, 
) 
Middels deze mail doen wij u onze facturen toekomen welke betrekking hebben tot de 000 (Opsporing Ontplofte 
Oorlogsresten) welke we hebben laten uitvoeren in het licht van onze uitbreidingsplannen aan de Angsterweg te 
Vlodrop. We willen graag een beroep doen op de suppletieregeling en begrijpen dat u ons hiervoor van dienst kunt 
zijn. 

Voor het geval van inhoudelijke vragen, staan in kopie Gido Hord ijk (contactpersoon van RAAP Opex, de uitvoerende 
partij van het 000) en Joep Coenen (projectcoördinatie & architect, firma Phidias). 

Graag ontvangen we uw ontvangstbevestiging. 

Alvast vriendelijk bedankt, 
Dirk 

Dirk Brouwers 
Project Manager 
Project Management 



VEKOM/\ 

Schaapweg 18 1 6063BA Vlodrop 
The Netherlands 

T: +31475409222 
D: +31475783317 
M: +31610916783 
E: Dirk.Brouwers@Vekoma.com 
W: vekoma.com 

The information or files contained in or attached to this e-mail are intended only for the person(s) or entity/entities 
to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material and/or Confidential Information - 
Subject toa Confidentiality Agreement. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any 
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited. lf 
you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. We have made a 
strenuous effort to ensure that emails and any attachments generated by our staff are free from viruses. However, 
we cannot accept any responsibility for any viruses transmitted. 

From: Brouwers, Dirk <Dirk.Brouwers@Vekoma.com> 
Sent: Friday, 23 December 2022 08:34 
To: info@roerdalen.nl 
Cc: Bianca.Timmermans@roerdalen.nl; Joep Coenen <joep@phidias.pro>; Gido Hordijk <g.hordijk@raap.nl> 
Subject: Verzoek suppletieregeling t.a.v. 000-werkzaamheden Angsterweg Vlodrop 
lmportance: High 

T.a.v. dhr. Guido Pietermans. 

Beste heer Pietermans, beste Guido, 

Middels deze mail doen wij u onze facturen toekomen welke betrekking hebben tot de 000 (Opsporing Ontplofte 
Oorlogsresten), welke we hebben laten uitvoeren in het licht van onze uitbreidingsplannen aan de Angsterweg te 
Vlodrop. We willen graag een beroep doen op de suppletieregeling en begrijpen dat u ons hiervoor van dienst kunt 
zijn. 

Tevens in kopie staan Gido Hordijk, (contactpersoon van RAAP Opex, de uitvoerende partij van het 000) en Joep 
Coenen (projectcoördinatie & architect, firma Phidias). 

Graag ontvangen we uw ontvangstbevestiging. 

Alvast bedankt en tevens prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst! 

Met vriendelijke groet, 
Dirk Brouwers 

Dirk Brouwers 
Project Manager 
Project Management 
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Schaapweg 18 1 6063BA Vlodrop 
The Netherlands 

T: +31475409222 
D: +31475783317 
M: +31610916783 
E: Dirk.Brouwers@Vekoma.com 
W: vekoma.com 

The information or files contained in or attached to this e-mail are intended only for the person(s) or entity/entities 
to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material and/or Confidential Information - 
Subject toa Confidentiality Agreement. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any 
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited. lf 
you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. We have made a 
strenuous effort to ensure that emails and any attachments generated by our staff are free from viruses. However, 
we cannot accept any responsibility for any viruses transmitted. 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u niet de geadresseerde(n) bent. wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 
Door elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. 
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RAAP 
1 1 

n ..., ... ,, 
Opsporing Explosieven 

Vekoma Rides Manufacturing B.V. 
Schaapweg 18 
6063 BA Vlodrop 

FACTUUR 
Factuurdatum 
Factuurnummer 
Debiteurnummer 
Uw BTW-nummer 
Uw referentie 
Ons projectnummer 
Onze omschrijving 

1 februari 2024 
202480012 
11584 

PURCHASE ORDER M24PU01043/YSM 
3901 0VLANG8-OP 
Realtime detectie plangebied Angsterweg te Vlodrop, gemeente Roerdalen 

Uw contactpersoon: Joep Coenen 

OMSCHRIJVING 

1e termijn 60% van 5.744 euro 
BEDRAG(€) 

3.446,40 

j 

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum o.v.v. 11584 - 202480012 
SUBTOTAAL 
BTW (21%) 
TOTAAL 

€ 
€ 

3.446,40 
723,74 

€ 4.170,14 

RAAP Opsporing Explosieven BV 
Adres Leeuwenveldseweg 5b 

Postcode 1382 LV 
Plaats Weesp 

Telefoon 0294 491500 

BTW NL8621.04.087.B01 
Registratie KvK Gooi- en Eemland 81463715 

Bankrekening ABN Amro NL07 ABNA 0890 4435 56 





1 1 

RAAP 
1 1 

Opsporing Explosieven 

Vekoma Rides Manufacturing B.V. 
Schaapweg 18 
6063 BA Vlodrop 

FACTUUR 
Factuurdatum 
Factuurnummer 
Debiteurnummer 
Uw BTW-nummer 
Uw referentie 
Ons projectnummer 
Onze omschrijving 

17 september 2024 
202480091 
11584 

3901 0VLANG8-OP 
Realtime detectie plangebied Angsterweg te Vlodrop, gemeente Roerdalen 

Uw contactpersoon: Joep Coenen 

OMSCHRIJVING 

2e termijn: 40% van 5.744 euro 
BEDRAG(€) 

2.297,60 

_) 

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum o.v.v. 11584 - 202480091 
SUBTOTAAL 
BTW (21%) 
TOTAAL 

€ 
€ 

2.297,60 
482,50 

€ 2.780, 10 

RAAP Opsporing Explosieven B.V. 
Adres Leeuwenveldseweg 5b 

Postcode 1382 LV 
Plaats Weesp 

Telefoon 0294 491500 

BTW NL8621.04.087.B01 
Registratie KvK Gooi- en Eemland 81463715 

Bankrekening ABN Amro NL07 ABNA 0890 4435 56 




